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Van: 102e

Verzonden: woensdag 19 december 2018 17:15
Aan: 102e 102e

CC: 102e

Onderwerp: RE: Offertes 1029

Categorieén: BlueM

Hoimoze

Met de constructie is wat mij betreft niets mis. We kunnen en mogen best vooruit betalen.

Wij zijn nu bezig met de jaarafsluiting en om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kosten over 2018
proberen we alle kosten die in 2018 gemaakt zijn en waarvoor nog geen factuur gestuurd is als nog in de boeken van
de NP op te nemen dit op basis van aangegane verplichting tussen het korps en derden en een geleverde prestatie in
2018. De accountant gaat ons hier in januari op controleren.

Een factuur geeft inderdaad aan dat er een verplichting is aangegaan door de NP maar of de prestatie ook geleverd
is in 2018 is een ander verhaal. Jij gaf al aan dat zij een deel vooruit factureren, daarmee zou ik (heel zwart/wit)
zeggen dat de prestatie in 2019 geleverd wordt.

Heb jij een nadere specificatie/planning van wat er in 2018 geleverd wordt? Dat deel zou ik namelijk wel in 2018 op
kunnen nemen.

Ik lees namelijk dat de advieswerkzaamheden wel dit jaar uitgevoerd worden, als jij bijvoorbeeld een specificatie van
de uren en het tarief hebt dan kan ik op basis daarvan een deel van de kosten in 2018 nemen.

Met vriendelijke groet,

102e

Politie | PDC - financién | FUO

Nieuwe uitleg 1 | 2514 BP Den Haag
Postbus 1707 | 2502 CC| Den Haag
M 06 102e

Van:io2e

Verzonden: woensdag 19 december 2018 16:58
Aan [102& ) ;102e

CC:102e

Onderwerp: RE: Offertes102a
Urgentie: Hoog

Hoi 1o2e enioze
Ik heb inmiddels het volgende te berichten over de offertes van 102a

heeft haar advieswerkzaamheden voor het einde van het jaar grotendeels afgerond. Daarnaast kopen zij
producten in die nodig zijn voor de inrichting van de ruimtes. Deze kosten vallen binnen de offertes. Er is daarom met
hen afgesproken dat zij op korte termijn een factuur sturen en dat wij deze ook zo spoedig mogelijk betalen. Een deel
van de werkzaamheden is dan gerealiseerd, maar een deel loopt nog door in januari. Voor deze constructie is
gekozen omdat f02g anders alle kosten zelf moet voorschieten, en wij dat zoveel mogelijk willen proberen te
voorkomen.



Groeten,

10.2.e

Politie | Amsterdam | Staf | Politieprofessie en Allianties
Hoofdbureau - kamerg2é?)
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

06 28772

BLUE

Van:1oz2e )

Verzonden: woensdag 19 december 2018 13:00
Aan: 102e @politie.nl>

Onderwerp: Offertes 0249
H| 10.2.e
Even deze snelle mail.

De offertes van 1029 zal de prestatie in alle drie de gevallen (Amsterdam, Tilburg en Roermond) dit
jaar nog worden geleverd? Zo nee, dan komt het op het budget van volgend jaar.

Graag jullie reactie naarto2e (ik stuur deze mail nu niet naar hem in cc om zijn mailbox een beetje
te sparen) en naar mij.

Groet,
10.2.e





